Jean-Paul Cok

Van: Remco van Egmond

Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 11:36

Aan: Info - Fonteintechniek Gruppen; - Fonteintechniek Gruppen;
- Fonteintechniek Gruppen

CC: Pieter Lak

Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte

Allereerst de beste wensen voor het komende jaar.

Doordat wij te maken hebben met een samenvoeging van 5 gemeente en de daarbij behorende
personele verschuivingen, hebben wij niet scherp op ons netvlies op welke manier en door wie de
fonteinen werden onderhouden.

Wij hebben de bij ons bekende spelers geinformeerd en gezocht op eventuele onderliggende
contracten, hierbij zijn jullie helaas niet naar boven gekomen.

Voor het komende jaar staat een totale aanbesteding van het onderhoud van de fonteinen op de
planning waar wij jullie (Gruppen) uiteraard op de hoogte zullen houden.

Graag ontvangen wij de door jullie opgehaalde fonteinen dan ook z.s.m. op onze werkplaats retour
waarbij de gemaakte kosten voor het retourneren vergoed zullen worden.

Mochten er verder nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

gemeenie

Hoeksche Waard

L2

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
GO 0886471249

ﬁﬂ) www.gemeentehw.nl
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Van: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.nl>

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 18:06

Aan: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>; - Fonteintechniek Gruppen
< @fonteintechniekgruppen.nl>; - Fonteintechniek Gruppen < @fonteintechniekgruppen.nl>
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CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>
Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte heer van Egmond,

In de door u geschetste gang van zaken herkennen wij ons niet. Deze is als volgt:
- U bent door Fontis geinformeerd dat Fonteintechniek Gruppen BV de onderhoudsportefeuille van Fontis
begin van het jaar heeft overgenomen.
- Hierop hebben wij u benaderd. Hierop heeft u aangegeven dat u deze fonteinen van Fontis niet door ons liet
onderhouden.

De fonteinen in Klaaswaal staan hier los van. Deze worden door ons al jaren onderhouden. Mijn medewerker
heeft jullie benaderd en ook als antwoord gekregen als ze er nog niet uit waren we ze konden meenemen.

U geeft aan dat er geen opdracht is gegeven. Hier haalt u een juridisch aspect erbij. De fonteinen in Klaaswaal
worden reeds 14 jaar door ons onderhouden waarbij er sprake is van een stilzwijgende opdracht. In juridische
termen bevestigt u de opdracht ook door de facturen 14 jaar achtereen te betalen.

Het spijt ons dat u niet meer van onze diensten gebruik wil maken. Wij beschouwen dit dan ook maar als een
opzegging voor het komend jaar. Helaas voor u beroepen wij ons op onze juridische positie dat u verplicht bent dit
winteronderhoud nog te moeten afnemen. De factuur heeft u reeds in november ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Fonteintechniek Gruppen bv
A. G. Bellstraat 41

7903 AD Hoogeveen
T.0528 - 230 677

F. 0528 - 220 243

@fonteintechniekgruppen.nl
www.fonteintechniekgruppen.nl

Volg ons nu via L ﬂ &8

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:36

Aan: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.nl>
CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte Meneer / Mevrouw

Onlangs zijn er door een miscommunicatie een aantal fonteinen in de kernen Klaaswaal en
Numansdorp door uw medewerkers verwijderd voor een onderhoud ronde.

Hiervoor was naar ons inziens geen opdracht vanuit onze kant gegeven.

Wij ontvangen dan ook graag de gedemonteerde fonteinen retour op onze werkplaats in
Mijnsheerenland.
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Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

gemeence

Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

3 0886471249

QB www.gemeentehw.nl
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Jean-Paul Cok

Van: Remco van Egmond

Verzonden: donderdag 14 januari 2021 13:28

Aan: - Fonteintechniek Gruppen; - Fonteintechniek Gruppen
CcC: Pieter Lak

Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Beste

Hierbij gaan wij akkoord met het door jou voorgestelde voorstel zoals hieronder omschreven.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

gemeente

Hoeksche Waard

L

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
T3 0886471249

@1 www.gemeentehw.nl
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Van: - Fonteintechniek Gruppen < @fonteintechniekgruppen.nl>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 09:30
Aan: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>; - Fonteintechniek Gruppen

< 1@fonteintechniekgruppen.nl>
CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>
Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Goedemorgen Remco,
Het is een beetje laat maar we wensen jullie ook een fantastisch 2021 met veel gezondheid en succes.

Uiteraard zijn wij de beroerdste niet maar om discussie achteraf te voorkomen zou ik graag even je accoord op het
onderstaand e willen hebben:
Het winterondehoud bestaat uit:

- Eruit halen met de kraan

- Werkplaatswerkzaamheden
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- Terugbrengen
Dit betekent dat van de nog openstaande factuur van Euro ex btw we 2 van de 3 activiteiten doen.
Nogmaals wij gaan voor lange termijn en ik ben bereid om van de factuur dan ook van de kosten af te halen en

een creditfactuur. Dit is echter wel mijn eindvoorstel en de openstaande factuur wordt na het versturen van de
creditfactuur direct voldaan. Graag je accoord.

Groet

Met vriendelijke groet,

Fonteintechniek Gruppen bv
A. G. Bellstraat 41

7903 AD Hoogeveen

T. 0528 -230677

F. 0528 - 220 243

karel@fonteintechniekgruppen.nl
www.fonteintechniekgruppen.ni

Volg ons nu via lll.] ﬂ L3

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>

Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 11:36

Aan: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.nl>; ' - Fonteintechniek
Gruppen < @fonteintechniekgruppen.nl>; .- Fonteintechniek Gruppen

< @fonteintechniekgruppen.nl>

CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte
Allereerst de beste wensen voor het komende jaar.

Doordat wij te maken hebben met een samenvoeging van 5 gemeente en de daarbij behorende
personele verschuivingen, hebben wij niet scherp op ons netvlies op welke manier en door wie de
fonteinen werden onderhouden.

Wij hebben de bij ons bekende spelers geinformeerd en gezocht op eventuele onderliggende
contracten, hierbij zijn jullie helaas niet naar boven gekomen.

Voor het komende jaar staat een totale aanbesteding van het onderhoud van de fonteinen op de
planning waar wij jullie (Gruppen) uiteraard op de hoogte zullen houden.

Graag ontvangen wij de door jullie opgehaalde fonteinen dan ook z.s.m. op onze werkplaats retour
waarbij de gemaakte kosten voor het retourneren vergoed zullen worden.

Mochten er verder nog vragen zijn hoor ik dat graag.



Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

gemeente

Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

@2 0886471249

(ﬂ} www.gemeentehw.nl
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Van: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.nl>

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 18:06

Aan: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>; - Fonteintechniek Gruppen
< @fonteintechniekgruppen.nl>; - Fonteintechniek Gruppen < Dfonteintechniekgruppen.nl>
CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte heer van Egmond,

In de door u geschetste gang van zaken herkennen wij ons niet. Deze is als volgt:
- U bent door Fontis geinformeerd dat Fonteintechniek Gruppen BV de onderhoudsportefeuille van Fontis
begin van het jaar heeft overgenomen.
- Hierop hebben wij u benaderd. Hierop heeft u aangegeven dat u deze fonteinen van Fontis niet door ons liet
onderhouden.

De fonteinen in Klaaswaal staan hier los van. Deze worden door ons al jaren onderhouden. Mijn medewerker
heeft jullie benaderd en ook als antwoord gekregen als ze er nog niet uit waren we ze konden meenemen.

U geeft aan dat er geen opdracht is gegeven. Hier haalt u een juridisch aspect erbij. De fonteinen in Klaaswaal
worden reeds 14 jaar door ons onderhouden waarbij er sprake is van een stilzwijgende opdracht. In juridische
termen bevestigt u de opdracht ook door de facturen 14 jaar achtereen te betalen.

Het spijt ons dat u niet meer van onze diensten gebruik wil maken. Wij beschouwen dit dan ook maar als een
opzegging voor het komend jaar. Helaas voor u beroepen wij ons op onze juridische positie dat u verplicht bent dit

winteronderhoud nog te moeten afnemen. De factuur heeft u reeds in november ontvangen.

Met vriendelijke groet,



Fonteintechniek Gruppen bv
A. G. Bellstraat 41

7903 AD Hoogeveen

T. 0528 -230677

F. 0528 -220 243

@fonteintechniekgruppen.nl
www.fonteintechniekgruppen.nl

Volg ons nu via '.I.Ij ﬁ iq{

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:36

Aan: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.nl>
CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte Meneer / Mevrouw

Onlangs zijn er door een miscommunicatie een aantal fonteinen in de kernen Klaaswaal en
Numansdorp door uw medewerkers verwijderd voor een onderhoud ronde.

Hiervoor was naar ons inziens geen opdracht vanuit onze kant gegeven.

Wij ontvangen dan ook graag de gedemonteerde fonteinen retour op onze werkplaats in
Mijnsheerenland.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

gemeenie

Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

D 0886471249

@ www.gemeentehw.nl
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Jean-Paul Cok

Van: Remco van Egmond

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:36
Aan: info@fonteintechniekgruppen.nl
CcC: Pieter Lak

Onderwerp: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte Meneer / Mevrouw

Onlangs zijn er door een miscommunicatie een aantal fonteinen in de kernen Klaaswaal en
Numansdorp door uw medewerkers verwijderd voor een onderhoud ronde.

Hiervoor was naar ons inziens geen opdracht vanuit onze kant gegeven.

Wij ontvangen dan ook graag de gedemonteerde fonteinen retour op onze werkplaats in
Mijnsheerenland.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

H

@

gemeente

Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
@Y 0886471249

(ﬁ} www.gemeentehw.nl
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Jean-Paul Cok

Van: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.ni>

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 18:06

Aan: Remco van Egmond; - Fonteintechniek Gruppen;
Fonteintechniek Gruppen

ccC: Pieter Lak

Onderwerp: RE: Fonteinen Hoeksche Waard

Geachte heer van Egmond,

In de door u geschetste gang van zaken herkennen wij ons niet. Deze is als volgt:
- U bent door Fontis geinformeerd dat Fonteintechniek Gruppen BV de onderhoudsportefeuille van Fontis
begin van het jaar heeft overgenomen.
- Hierop hebben wij u benaderd. Hierop heeft u aangegeven dat u deze fonteinen van Fontis niet door ons liet
onderhouden.

De fonteinen in Klaaswaal staan hier los van. Deze worden door ons al jaren onderhouden. Mijn medewerker
heeft jullie benaderd en ook als antwoord gekregen als ze er nog niet uit waren we ze konden meenemen.

U geeft aan dat er geen opdracht is gegeven. Hier haait u een juridisch aspect erbij. De fonteinen in Klaaswaal
worden reeds 14 jaar door ons onderhouden waarbij er sprake is van een stilzwijgende opdracht. In juridische
termen bevestigt u de opdracht ook door de facturen 14 jaar achtereen te betalen.

Het spijt ons dat u niet meer van onze diensten gebruik wil maken. Wij beschouwen dit dan ook maar als een
opzegging voor het komend jaar. Helaas voor u beroepen wij ons op onze juridische positie dat u verplicht bent dit
winteronderhoud nog te moeten afnemen. De factuur heeft u reeds in november ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Fonteintechniek Gruppen bv
A. G. Bellstraat 41

7903 AD Hoogeveen
T.0528 - 230 677

F. 0528 - 220 243

@fonteintechniekgruppen.nl
www.fonteintechniekgruppen.nl

Volg ons nu via N ﬁ 8

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:36

Aan: Info - Fonteintechniek Gruppen <info@fonteintechniekgruppen.nl>
CC: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: Fonteinen Hoeksche Waard



Geachte Meneer / Mevrouw

Onlangs zijn er door een miscommunicatie een aantal fonteinen in de kernen Klaaswaal en
Numansdorp door uw medewerkers verwijderd voor een onderhoud ronde.

Hiervoor was naar ons inziens geen opdracht vanuit onze kant gegeven.

Wij ontvangen dan ook graag de gedemonteerde fonteinen retour op onze werkplaats in
Mijnsheerenland.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

Op maandag afwezig

gemeente

Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

&2 0886471249

€D www.gemeentehw.nl
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Remco van Egmond SR
Beheerder buitendienst 1 L]/

gemeente

Hoeksche Waard

L

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
G 0886471249

@ www.gemeentehw.nl

00

Van:!| - Fonteintechniek Gruppen < @fonteintechniekgruppen.nl>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 15:10

Aan: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>

cC: - Fonteintechniek Gruppen < @fonteintechniekgruppen.nl>
Onderwerp: Winterklaar maken fonteinen gemeente Hoeksche Waard

Beste Remco,

In overleg met van Fontis hebben we vandaag de vaste fontein in Oud Beierland winterklaar gemaakt.
Op 3 november willen we de andere fonteinen in de gemeente Hoeksche Waard winterklaar gaan maken.

Mochten er nog verdere vragen of aandachtspunten zijn dan hoor ik graag van u.
Met vriendelijke groet,
Fonteintechniek Gruppen

A. G. Bellstraat 41

7903 AD Hoogeveen

T.0528 - 230677

M. 06-22403045
@fonteintechniekgruppen.nl

www.fonteintechniekgruppen.nl

Volg ons nu via Uﬂ ﬂ @



